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RE:	Esclarecimentos	referente	ao	Pregão	Eletrônico	nº	12/2020.

CPL-RR-Comissão	Permanente	de	Licitação	<cpl.rr@trf1.jus.br>
Ter,	25/08/2020	12�02

Para: 	COBEL	CONSTRUTORA	BELVEDERE	<cobelconstrutora@gmail.com>

Sr.	Licitante,

Deverão	ser	enviados	a	planilha	orçamentária	e	a	proposta	assinada	"zipados"	em	um
único	documento	(só	a	precisa	estar	assinada,	a	princípio	pelo	representante	legal	da
empresa).	Os	anexos	que	o	sistema	solicita	são	relativos	aos	comprovantes	de
qualificação	técnica	da	empresa	e	dos	responsáveis	técnicos.	Se	forem	necessários
mais	documentos,	serão	solicitados	durante	a	sessão	do	Pregão	Eletrônico.	

Por	padrão	as	comunicações	relativas	a	dúvidas	nas	licitações	da	SJRR	são	feitas	por	e-
mail	para	que	possam	ser	registradas	e	anexadas	ao	processo	administrativo,	assim	como
publicadas	no	site.	Além	disso,	em	razão	da	pandemia,	os	servidores	da	CPL	estão
trabalhando	em	regime	de	teletrabalho	emergencial,	portanto	sem	acesso	aos	telefones
institucionais	da	sede	da	Seção	Judiciária.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações
_____________________________________________________________________________

Seção Judiciária de Roraima -  
Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1

De: COBEL CONSTRUTORA BELVEDERE <cobelconstrutora@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2020 11:33
Para: CPL-RR-Comissão Permanente de Licitação <cpl.rr@trf1.jus.br>
Assunto: Re: Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2020.
 
Tudo bem, acabei de verificar.

Gostaria de tirar uma dúvida, no cadastramento da proposta no comprasnet ele está
solicitando um anexo da proposta;
Esse anexo tem que ser a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ou apenas a PROPOSTA DE PREÇOS?
Tem que está assinado e rubricado em todas as páginas pelo proprietário da empresa e
responsável técnico?
Precisa enviar as Composições de Preços Unitários com os outros anexos?

Se tivesse algum contato que eu pudesse ligar eu agradeceria.

Obrigado desde já pela atenção

Em	ter.,	25	de	ago.	de	2020	às	11�27,	CPL-RR-Comissão	Permanente	de	Licitação	<cpl.rr@trf1.jus.br>
escreveu:
Bom	dia,	Sr.	Licitante!

O	referido	pregão	12/2020	foi	suspenso,	e	será	remarcado,	com	data	ainda	a	ser	definida
(foram	postados	avisos	no	Comprasnet	e	amanhã	será	publicado	no	DOU	o	aviso	da
suspensão).	Favor	consultar	a	página	dos	pregões	eletrônicos	da	SJRR	para	maiores
informações	https://portal.trf1.jus.br/sjrr/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações
_____________________________________________________________________________

mailto:cpl.rr@trf1.jus.br
https://portal.trf1.jus.br/sjrr/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm
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Seção Judiciária de Roraima -  
Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1

De: COBEL CONSTRUTORA BELVEDERE <cobelconstrutora@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2020 11:20
Para: CPL-RR-Comissão Permanente de Licitação <cpl.rr@trf1.jus.br>
Assunto: Re: Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2020.
 
Bom dia,

O pregão eletrônico 12/2020 era pra ser aberto hoje às 10:30 (horário de Brasília), porém
ainda não foi pra fase de lances. Gostaríamos de algum posicionamento referente ao
ocorrido?

Obrigado

Em	qui.,	20	de	ago.	de	2020	às	10�55,	COBEL	CONSTRUTORA	BELVEDERE
<cobelconstrutora@gmail.com>	escreveu:

Bom dia,

Gostaria de tirar uma dúvida, no cadastramento da proposta no comprasnet ele está
solicitando um anexo da proposta;
Esse anexo tem que ser a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ou apenas a PROPOSTA DE PREÇOS?
Tem que está assinado e rubricado em todas as páginas pelo proprietário da empresa e
responsável técnico?
Precisa enviar as Composições de Preços Unitários com os outros anexos?

Se tivesse algum contato que eu pudesse ligar eu agradeceria.

Obrigado desde já pela atenção

Em	qua.,	12	de	ago.	de	2020	às	09�23,	COBEL	CONSTRUTORA	BELVEDERE
<cobelconstrutora@gmail.com>	escreveu:
Muito	obrigado!

Em	qua,	12	de	ago	de	2020	às	09�05,	CPL-RR-Comissão	Permanente	de	Licitação
<cpl.rr@trf1.jus.br>	escreveu:

Bom	dia,

mailto:cobelconstrutora@gmail.com
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A	informação	já	está	publicada	no
DOU	https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=12/08/2020&jornal=530&pagina=139	

assim	como	Folha	de	Boa	Vista.	Em	breve	o	portal	da	SJRR	também	será
atualizado	com	as	informações.

Atenciosamente,

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/08/2020&jornal=530&pagina=139
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CPL - Seção Judiciária de Roraima.

De: COBEL CONSTRUTORA BELVEDERE <cobelconstrutora@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 08:50

Para: CPL-RR-Comissão Permanente de Licitação <cpl.rr@trf1.jus.br>

Assunto: Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2020.

 

Bom dia,

Venho por meio deste solicitar informações quanto a remarcação da data do Pregão
Eletrônico nº 12/2020.

mailto:cobelconstrutora@gmail.com
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Ficamos no aguardo.

Obrigado

--	

At.te,

Robert	Sallinger

Sócio	Administrador

Fone:	(95)	98405-5925
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--	
Att,

Robert	Sallinger

--	
At.te,

Robert	Sallinger
Sócio	Administrador
Fone:	(95)	98405-5925
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--	
At.te,

Robert	Sallinger
Sócio	Administrador
Fone:	(95)	98405-5925

--	
At.te,

Robert	Sallinger
Sócio	Administrador
Fone:	(95)	98405-5925


